Von: Jirgen Weckenmann

An: Bettina Mensing

Cc: Wolfgang Reuter; GPS55

Betreff: AW: Forderung von Geldndeausbau, Siidpfalzer Vereinsnummer 253
Datum: Donnerstag, 16. Marz 2023 18:08:59

Anlagen: image001.png
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Hallo Bettina,

anbei unser Antrag auf Forderung des Gelandeausbaus. Wir wiirden und freuen, wenn ihr ihn
bericksichtigen kdnntet.

Ich bedanke mich fiir eure Mihe

Mit FliegergrifRen

Jirgen Weckenmann (Kassenwart des SGC)

Mit freundlichen GriiRen/with best regards

Dipl. Ing. Jirgen Enviolet GmbH Tel.: +49 (0)721 597 21-0

Weckenmann Schenkenburgstr. 18 Fax.: +49 (0)721 597 21-21

-CEO- DE-76135 Karlsruhe .

Engineering/Manufacturing Germany www.enviolet.com )

Direct: -23 aAanNnwviole t

Mob: +49 (0)170 44 17 314
Email: jw@enviolet.com

Enviolet GmbH

CEQ: Dr.-Ing. Martin Sérensen, Dipl.Ing. Jirgen Weckenmann
Handelsregister / Register: AG Mannheim, HRB 714596

Sitz der Gesellschaft / Location of incorporation: Karlsruhe

Von: Bettina Mensing <bettina.mensing@dhvmail.de>

Gesendet: Dienstag, 14. Marz 2023 14:46

An: Jirgen Weckenmann <JW@enviolet.com>

Betreff: AW: Forderung von Geldndeausbau, Stidpfalzer Vereinsnummer 253

Hallo Jirgen,

mit deinem Antrag auf Forderung bist du bei uns im Referat Flugbetrieb richtig.

Es freut uns, dass ihr den Startplatz ausbauen und sicherer machen wollt.

Der DHV unterstitzt DHV Vereine beim Ausbau von Geldnden mit einer Forderungssumme von
50% der nachgewiesenen Kosten (z.B. Rechnungen fur Erdarbeiten und andere Unternehmer).
Die max. Forderungssumme betragt 2.000,-- Euro (DHV Kommissionsbeschluss Sept. 2013).

Infos rund um die Forderung sowie die Richtlinie zur DHV-Initiative flr Gelandeausbau und
Sicherheit in den Fluggelanden findest du hier:
https://www.dhv.de/piloteninfos/gelaende-luftraum-

natur/fluggelaendeflugbetrieb/gelaendezulassung/foerderungen/

Hier die Voraussetzungen:
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SUDPFALZER GLEITSCHIRMFLIEGER CLUB E.V.
NEUSTADT, VR 1887 AMTSGERICHT LANDAU

DUDDEFLIECHER
v ipf ieg:
Sudpfalzer Gleitschirmflieger Club e.V.; Im Kastenbusch 13; 67433 Neustadt
DHV Referat Flugbetrieb
Am Hoffeld 4
83703 Gmund am Tegernsee
15.03.2023

Antrag auf Zuschuss fiir Gelandeausbau und Erhéhung der Sicherheit fur unser Flug-
gelande Adelberg

Liebes DHV-Team
Wir beantragen hiermit Mittel aus dem Foérdertopf fir den Gelandeausbau und die Erhéhung
der Sicherheit fur unser Fluggeléande Adelberg.
Folgende MalRnahmen wurden durchgefihrt, bzw. sind noch geplant:
e Beseitigung einer vorhandenen Gelandestufe, derzeit die Auslegeflache
e Erweiterung des Startplatzes nach oben durch Fallen von Baumen

e Beseitigung von Blischen und zu hoch gewordenen Baumen an der unteren Begren-
zung unserer Waldschneise.

e Einebnen, Einsden und Verlegen von Kokosmatten

Der Adelberg ist unser Oststartplatz mit vergleichsweise geringer Héhendifferenz zum Lan-
deplatz. Nach langen Gesprachen mit dem Forst und den Zulassungsbehdrden ist es uns
gelungen, die Erlaubnis zur Erweiterung des Gelandes um rund 30m nach oben zu erhalten.
Diese 30m sind ein erheblicher Gewinn, da ein friiherer Einstieg in die oft verlassliche Ther-
mik mdglich wird.

Daruber hinaus verlangern wir die Strecke fir den Startlauf und erreichen eine grof3ere Ab-
flughdhe, so dass mit mehr Reserve Uber die Baume am Ende der Waldschneise geflogen
werden kann. Das fuihrt zu mehr Sicherheit am Adelberg-Startplatz.

Sudpfalzer Gleitschirmflieger Club e.V.

Jurgen Weckenmann
-Kassenwart-

Anlagen: Rechnung Trifels Natur Gber Baumfallarbeiten
Rechnung uber Baggerarbeiten, Fa. Peter Seibel
Zwei Rechnungen Uber die Beschaffung von Kokosmatten

Fotos vorher und wahrend der Baggerarbeiten

Bankverbindung des SGC: IBAN: DE27 5485 0010 0035 0015 44






¢

TRIFELS NATUR

GMBH
Trifels Natur GmbH, Hauptstr. 20, 76855 Annweiler am Trifels
Sidpfalzer Gleitschirmfliegerclub e.V.
Im Kastenbusch 13 Rechnung : 01/5071/21
. Rechnungsdatum : 04.05.2021
D-67434 Neustadt an der WeinstraBBe Zahlungsfrist : 04.05.2021
Kundennummer : 76407
Lieferung/Ubergabe : April 2021
Steuernummer : 24/666/0213/8
Debitorennummer : 16540
PEFC-Nr. : DC-FM-000010
Rechnung 01/5071/21 '* )
Trifels Natur GmbH - BW u
PEFC’
Forderun nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de
Pos. Bezeichnung Menge Einzel- MwsSt. Gesamt-
preis[€] [%] preis [€]
1.01 Arbeiten am Startplatz Adelberg 1,0 Pausch. 2.496,00 19,0 2.496,00

Gemél3 Auftrag vom 01.03.2021 durch Herrn Petry

Folgende Leistungen wurden erbracht:

- Bdume oberhalb des Startplatzes geféllt und entfernt
- Umliegende Hélzer in Flugschneise entfernt sowie Bdume am Ende der Flugschneise geféllt und entfernt

Sofort zahlbar ohne Abzug

MwSt. auf Netto

1,0 Pausch. Summe 2.496,00
2.496,00 19,0% 474,24
Endbetrag 2.970,24

Bis zur vollstdndigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Nebenkosten behalt sich die Trifels Natur GmbH das Eigentum an
der verkauften Ware vor. Fur den Fall, dass der Kaufer die Ware vermischt oder vermengt, wird die Trifels Natur GmbH
Miteigentimer an der neuen Sache nach dem Verhaltnis des Wertes, den die verkaufte

Ware vorher hatte.

Anschrift/Sitzz  TRIFELS NATUR GMBH Telefon :
Hauptstrale 20 Telefax :
76855 Annweiler am Trifels eMail :

Amtsgericht: Landau in der Pfalz * HRB 30239 |nternet:

Geschaftsfiihrer; Harald Diix

+49 (0) 6346/96597-70
+49 (0) 6346/96597-90

info@trifelsnatur.de
www.trifelsnatur.de

Bankverbindung:
VR Bank SUW

IBAN : DE96 5489 1300 0005 6002 00
BIC : GENODEG1BZA






PETER SEIB

Erdbewegungs u. Abbrucharbeltep
& Transporte
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Peter Seibel Dahnerstr.79 76846 Hauenstein

Sudpfalzer Gleitschirmclub
Im Késtenbusch 13
67434 Neustadt/W

Tel.: 06392 /3377
Fax:06392/7913

www.baggerbetrieb-seibel.de

Bankverbindung

IBAN-DE28542500100030007751

Rechnung  Nr. 01/23 Hauenstein, den 05.03.2023
Pos |Beschreibung Menge/ EP/€ GP/€
Einheit
Minibaggerarbeiten am Adelsberg, An u Ab-
transport Bagger
Pauschal 1.000,00 1.000,00

Liefer/ Leistungsdatum 11/22
Nettobetrag 1.000,00
Mwst + 19 % Mwst 190,00
Endbetrag 1.190,00

U-St.Nr: 35/161/4139/7
Zahlbar sofort, ohne Abzug

ID.Nr.DE 165805940

Gelieferte Ware bleibt bis zur vollstdndigen Bezahlung Eigentum der Fa. Seibel

Ich Danke fur ihren Auftrag







Velvet Trading GmbH | Markircher Str. 12a | D-68229 Mannheim

Gunter Petry
Hammelstalstr. 15
D-67098 Bad Dirkheim

Rechnung Nr.: 1004465

BABWW7T05288290

Sehr geehrte Damen und Herren,

Lieferanschrift:
Gunter Petry
Seebacher Stralle 76
D-67098 Bad Dirkheim

gemaR lhrer Bestellung berechnen wir IThnen folgenden Auftrag:

12.01.2023

Kunden-Nr.: 509166008/ gnpe81 / eBay-Shop wohnwelten3000

POS. ART-NR. BEZEICHNUNG

1 fd-28803 Bdschungsmatte 1m breit 400- 700g/m?2
Kokosmatte Ufer Teich + Erdanker GRATIS
GroRen: 1m x 15m | 400 g/m?2
Erdanker: 50 Stick

Zahlungsmethode eBay Managed Payment
Versandart DE_Paket

MWST-
ANZ. SATZ PREIS GESAMT
7 (19 %) 52,99 EUR 370,93 EUR
Gesamt 370,93 EUR
Versandkosten 4,90 EUR
Gesamt-Brutto 375,83 EUR
Gesamt ohne MwSt. 315,82 EUR
MwSt. 60,01 EUR
Mwst. Betrag: 19% 60,01 EUR

Diese Rechnung ist Bestandteil lhres Auftrags vom 12.01.2023 08:57:56. lhre Zahlung ist am

12.01.2023 08:57:56 bei uns eingegangen. Vielen Dank!

Das Lieferdatum entspricht dem Rechnungsdatum dieser Rechnung.

Mit freundlichen Grifzen

lhr Serviceteam

USt-1D: DE306281154
HRA Mannheim: 724635

Bankverbindung:

Bank: Commerzbank

Kontoinhaber: Velvet Trading GmbH
IBAN: DE34 6708 0050 0651 0346 01
BIC: DRESDEFF670







Einzelheiten zum Kauf

Ihr Artikel wurde zugestelit.
Zugestellt am Mi, 15. Mrz
Sendung nachverfolgen

Beste"informationen Bestellt am 12. Mar 2023, 10:01
Bestellnummer 02-09814-06165
Gesamt EUR 216,86 (4 Artikel)
Verkauft von whiteboard-flipchart
Liefer-Info Zugestellt am Mi, 15. Mrz

Artikelinfo

Andere
Aktionen

Bezahlt Verschickt Zugestellt
12. Mér 13. Mér 15. Mrz

Angaben zur Sendungsverfolgung

Nummer 681418964345
Sendung nachverfolgen

B&schungsmatte Im breit 400- 700g/m? Kokosmatte Ufer EUR 211,96
Teich + Erdanker GRATIS

Artikelnummer:125292016388
50 Stick - Tm x 15m | 400 g/m? - Stickzahl 4

Rucknahme akzeptiert bis 14. Mai 2023.

Verkéufer kontaktieren Bewertung abgeben CWeitere Aktionen VD

Verkaufer kontaktieren

Lieferadresse
Martin Weiss
Bei der Gernbricke 32, D

76865 Rohrbach
Deutschland

Zahlungsinformatic

Payral 9*"*5@gmail.com

4 Artikel

Versand

Gesamtbetrag

Wie geféllt Ihnen unsere Sei
Einzelheiten zum Kauf?

lhre Meinung

7



https://www.ebay.de/ship/trk/tracking-details?itemid=125292016388&transid=2618082264002&ismeb=false

https://www.ebay.de/usr/whiteboard-flipchart

https://www.ebay.de/ship/trk/tracking-details?itemid=125292016388&transid=2618082264002&ismeb=false

https://www.ebay.de/itm/125292016388

https://www.ebay.de/itm/125292016388

https://www.ebay.de/cnt/FindAnswers?item_id=125292016388&redirect=0&requested=whiteboard-flipchart&transId=2618082264002&_caprdt=1

https://www.ebay.de/fdbk/leave_single_feedback?item_id=125292016388&transaction_id=2618082264002

https://www.ebay.de/cnt/FindAnswers?item_id=125292016388&redirect=0&requested=whiteboard-flipchart&transId=2618082264002&_caprdt=1

https://connect.ebay.de/srv/survey/a/payments.orderdetails.dweb?pageId=3490034&ctx=itemId%26transId%26orderId%3D02-09814-06165%26purchaseOrderId




1. Mitgliedschaft des Vereins im DHV.

2. Nachgewiesene Verbesserung der Sicherheit und/ oder der Kapazitat von Start- oder
Landegeldnden mit Fotodokumentation.

3. Der Antrag ist vor der Durchfiihrung der MaRnahme beim DHV Referat

Flugbetrieb zu stellen. Die Malknahmen sind abzustimmen.

4, Gaste diurfen das Geldande mitbendtzen.

5. Erfordernis der regionalen Bedeutung des Geldndes fur den Flugsport.

6. Finanzierungsplan und Kopien der Rechnungen.

Wichtig ist, dass ihr vor Durchfihrung der MaRnahme bei uns den Antrag auf Férderung stellt.
Das geht formlos per Mail an diese Adresse: flugbetrieb@dhvmail.de

Und dann bitten wir noch um eine Vorher-Nachher-Fotodokumentation.

Wenn du dazu noch Fragen hast, gerne melden.

Mit herzlichen GriRen vom Tegernsee

Bettina Mensing
Referat Flugbetrieb/Luftraum/Natur

DHV e.V. — Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
Am Hoffeld 4

83703 Gmund am Tegernsee

Telefon: 08022/9675-10

Telefax: 08022/9675-99

E-Mail: bettina.mensing@dhvmail.de

Website: www.dhv.de

Facebook: www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/

Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
40.000 Mitglieder — 300 Mitgliedsvereine — 100 Flugschulen
Beauftragter des Bundesverkehrsministers

DHV e.V. - German Paragliding Federation and Hang Gliding Federation
40.000 Members — 300 Clubs — 100 Flying Schools
Official delegate from the Ministry of Transport

Von: Iris Hallweger - Mayer <iris.hallweger-mayer@dhvmail.de>

Gesendet: Montag, 13. Marz 2023 09:52

An: Flugbetrieb | Deutscher Hangegleiterverband e.V. <flugbetrieb@dhvmail.de>
Betreff: WG: Forderung von Gelandeausbau, Stdpfalzer Vereinsnummer 253

Von: Jirgen Weckenmann <JW@enviolet.com>

Gesendet: Freitag, 10. Marz 2023 21:27

An: Iris Hallweger - Mayer <iris.hallweger-mayer@dhvmail.de>

Betreff: Forderung von Gelandeausbau, Stidpfalzer Vereinsnummer 253

Hallo Iris,

wir bauen derzeit einen unserer Startplatze aus. Er wird hdoher gelegt und etwas verbreitert. Bin
ich wegen der Férderung bzw. der Beantragung der Forderung bei Dir richtig?


mailto:flugbetrieb@dhvmail.de
mailto:bettina.mensing@dhvmail.de
http://www.dhv.de/
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Mit freundlichen GriiRen/with best regards

Dipl. Ing. Jiirgen Enviolet GmbH Tel.: +49(0)721 597 21-0

Weckenmann Schenkenburgstr. 18 Fax.: +49 (0)721 597 21-21

-CEO- DE-76135 Karlsruhe .

Engineering/Manufacturing Germany www.enviolet.com )

Direct: -23 AanNnwviole t

Mob: +49 (0)170 44 17 314
Email: Jw@enviolet.com

Enviolet GmbH

CEQ: Dr.-Ing. Martin Sérensen, Dipl.Ing. Jurgen Weckenmann
Handelsregister / Register: AG Mannheim, HRB 714596

Sitz der Gesellschaft / Location of incorporation: Karlsruhe

Von: Iris Hallweger - Mayer <iris.hallweger-mayer@dhvmail.de>
Gesendet: Donnerstag, 16. Februar 2023 07:14

An: JUrgen Weckenmann <JW@enviolet.com>

Betreff: AW: Mitgliedschaft Clemens Hilzendegen

Hallo Jlrgen,

Clemens wurde Euch in Rechnung gestellt und nicht dem Oase-Pilotenclub.

Mit herzlichen GriRen vom Tegernsee

Iris Hallweger-Mayer
Mitgliederservice

DHYV e.V. — Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
Am Hoffeld 4

83703 Gmund am Tegernsee

Telefon: 08022/9675-0

Telefax: 08022/9675-99

E-Mail: info@dhvmail.de

Website: www.dhv.de
Facebook: www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/

Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
40.000 Mitglieder — 300 Mitgliedsvereine — 100 Flugschulen
Beauftragter des Bundesverkehrsministers

DHV e.V. - German Paragliding Federation and Hang Gliding Federation
40.000 Members — 300 Clubs — 100 Flying Schools
Official delegate from the Ministry of Transport

Von: Jurgen Weckenmann <JW@enviolet.com>

Gesendet: Mittwoch, 15. Februar 2023 17:26

An: Iris Hallweger - Mayer <jris.hallweger-mayer@dhvmail.de>
Betreff: AW: Mitgliedschaft Clemens Hilzendegen

Hallo Iris,
unser Mitglied Clemens Hilzendegen behauptet, dass sein DHV-Beitrag bereits Gber den Verein


mailto:jw@enviolet.com
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Oase eingezogen wirde. Allerdings steht er auf eurer Duddefliecher-Liste mit ,,ja“. Kannst Du mal
bitte kldren, was da Sache ist?
danke

Mit freundlichen GriiRen/with best regards

Dipl. Ing. Jiirgen Enviolet GmbH Tel.: +49(0)721 597 21-0

Weckenmann Schenkenburgstr. 18 Fax.: +49 (0)721 597 21-21

-CEO- DE-76135 Karlsruhe .

Engineering/Manufacturing Germany www.enviolet.com )

Direct: -23 SaAanNnwiolet

Mob: +49 (0)170 44 17 314
Email: Jw@enviolet.com

Enviolet GmbH

CEQ: Dr.-Ing. Martin Sérensen, Dipl.Ing. Jurgen Weckenmann
Handelsregister / Register: AG Mannheim, HRB 714596

Sitz der Gesellschaft / Location of incorporation: Karlsruhe

Von: Iris Hallweger - Mayer <iris.hallweger-mayer@dhvmail.de>
Gesendet: Montag, 16. Januar 2023 11:03

An: JUrgen Weckenmann <JW@enviolet.com>

Betreff: AW: Mitgliedschaft Oliver Dickhduser

Hallo Jlrgen,

ja, das icht richtig, daR Simon Argus wird nicht mehr ermaRigt berechnet wird.

Julius Hohmann steht bei euch auf der Liste mit Zahlung Nein

Bernd Wessa wurde 2014 Uber Euren Verein gekilindigt. Sollen wir ihn wieder anmelden,
als nicht zahlendes Mitglied, da er Uber seinen Erstverein berechnet wird?

Mit herzlichen GriRen vom Tegernsee

Iris Hallweger-Mayer
Mitgliederservice

DHYV e.V. — Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
Am Hoffeld 4

83703 Gmund am Tegernsee

Telefon: 08022/9675-0

Telefax: 08022/9675-99

E-Mail: info@dhvmail.de

Website: www.dhv.de
Facebook: www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/

Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
40.000 Mitglieder — 300 Mitgliedsvereine — 100 Flugschulen
Beauftragter des Bundesverkehrsministers

DHV e.V. - German Paragliding Federation and Hang Gliding Federation
40.000 Members — 300 Clubs — 100 Flying Schools
Official delegate from the Ministry of Transport

Von: Jirgen Weckenmann <JW@enviolet.com>
Gesendet: Montag, 16. Januar 2023 00:38
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An: Iris Hallweger - Mavyer <iris.hallweger-mayer@dhvmail.de>
Betreff: Mitgliedschaft Oliver Dickhauser

Hallo Iris,

ich beziehe mich auf eure letzte uns zugesandte Excelliste mit den Namen derjenigen SGC-
Mitglieder, die bei euch als zahlend oder nicht zahlend gemeldet sind, sowie auf die dazu
gehdrende Vereinsrechnung.

Danach scheint es so zu sein, dass Simon Argus ab dem Jahr 2023 den nicht erméaRigten Beitrag
also EUR 49,- zahlt. Ist das richtig?

Julius Hohmann fehlt auf eurer Liste, er hat die DHV-Mitgliedsnummer 90874, auch Bernd Wessa
fehlt (18092), was ist mit denen?

Danke im Voraus

Mit freundlichen GriRen/with best regards

Dipl. Ing. Jiirgen Enviolet GmbH Tel.: +49(0)721 597 21-0

Weckenmann Schenkenburgstr. 18 Fax.: +49 (0)721 597 21-21

-CEO- DE-76135 Karlsruhe .

Engineering/Manufacturing Germany www.enviolet.com .

Direct: -23 SAarnNnvwiole t

Mob: +49 (0)170 44 17 314
Email: Jw@enviolet.com

Enviolet GmbH

CEO: Dr.-Ing. Martin Sorensen, Dipl.Ing. Jirgen Weckenmann
Handelsregister / Register: AG Mannheim, HRB 714596

Sitz der Gesellschaft / Location of incorporation: Karlsruhe
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