Bettina Mensing

Von: Herr Jens Sandkohl <jens.sandkohl@ahconline.de>

Gesendet: Freitag, 5. Mai 2023 08:48

An: Bettina Mensing

Cc: Jens Sandkohl

Betreff: Re: AW: AW: AW: Antrag auf Férderung "DHV-Initiative flr Geldndeausbau
und Sicherheit in den Fluggeldnden” - Férderzusage

Anlagen: Fa. M. Hanschkatz.pdf; gth beton.pdf; Fa. Paprocki.pdf; toom.pdf

Guten Morgen Bettina,

wir haben rechtzeitig zu den SpreewaldOpen 23 unser Vorhaben " Absicherung des Fluggeldndes Siidseite" beenden
kénnen.

Viel haben die Mitglieder des Vereins in Eigenregie gemacht.
Lediglich die Rechnungen fiir die Baggerarbeiten und fiir das Material kénnen gemé&R Férderrichtlinie des DHV zu

Abrechnung herangezogen werden. Die Rechnungen habe ich beigefligt.

Zusammenfassung:

1. div. Bagger und Tiefbauarbeiten-> Firma M. Hanschkatz (Re.nummer 015/2023 vom

20.03.2023) 2998,80 €
2. Materialrechnung Beton-> Firma gth Cottbus (LS.nummer 2304013 vom

17.04.2023) 97,96 €

3. Kleinmaterialrechnung-> Fima toom Baumarkt GmbH (Bonnummer 8374 vom
08.04.2023 40,46 €

4. Materialrechnung-> Firma Filip Paprocki (RE.nummer INV-DE-181613272-2023-
13779) 52,00€

Summe 3189,22 €
Bei den aufgefiihrten Betrdgen wurde der gewdhrte Rabatt beachtet und ist auf den Rechnungen erkenntlich bzw.
wurden Festpreise im Vorfeld vereinbart.
Eigenleistungen der Vereinsmitglieder wurden nicht zur Abrechnung gebracht.

Desweiteren habe ich einige Fotos ( in einer gesonderten Mail- sonst Mail zu groR) zur Dokumentation des
Bauvorhabens angehidngt. Wenn mehr Fotos benétigt werden, kann ich diese nachreichen.

Ich hoffe ich habe jetzt alles korrekt aufgearbeitet und ihnen zur Verfligung gestelit.
Viele GriiRe aus Cottbus

Jens Sandkohl
Bettina Mensing <bettina.mensing@dhvmail.de> hat am 23.03.2023 12:46 CET geschrieben:

Prima, dann haben wir das ja besprochen ...

Mit herzlichen Grien vom Tegernsee



Von: Herr Jens Sandkoh! <jens.sandkohl@ahconline.de>
Gesendet: Mittwoch, 11. Januar 2023 11:50

An: Flugbetrieb | Deutscher Hingegleiterverband e.V.
<flugbetrieb@dhvmail.de>

Cc: jenssandkohl <jenssandkohl@arcor.de>

Betreff: Antrag auf Forderung "DHV-Initiative fiir Geldandeausbau
und Sicherheit in den Fluggelanden"

Sehr geehrte Damen und Herren,sehr geehrte Fr. Mensing,

hiermit stellen wir den Antrag auf Férderung gemaR der Richtlinien
"DHV-Initiative flir Geldndeausbau und Sicherheit in den
Fluggeldnden".

Die Vorraussetzungen fiir die Férdergelder sind erfiillt.

1. unser Verein ist Mitglied im DHV

2. durch die Aufschiittung eines Walles wird die ungesicherte
Befahrung des Fluggeldndes durch Fremdfahrzeuge
unterbunden

3. Antrag wird vor Durchfiihrung gestellt, geplanter Baubeginn
02/2023

4. grundsdtzlich sind Gaste zum Flugbetrieb erwiinscht, wir
werben flir unser Fluggeldnde auf unserer Internetprasenz
windenschlepp-cottbus.de - Flugbetrieb | windenschlepp-
cottbus.de

5. unser Fluggeldnde wird von Gésten aus Dresden und Berlin
genutzt, Flugbetrieb in GrofRenhain wird eingestellt, kein
weiterer Gleit- und Drachenflugbetrieb im Umkreis von 100
km mdglich

6. Kostenschatzung reg. Bau UN belaufen sich auf bis
zu 3500.- Euro ( einen verldsslichen KVA kann auf Grund
von Unwiégbarkeiten nicht ersteilt werden)

Wir bitten um Genehmigung des Antrages. Es werden bei
Abrechnung nur Rechnungen von Fremdfirmen mit dazugehdoriger
Fotodokumentation eingereicht.

mit freundlichen GriilRen

Jens Sandkohl

Technikvorstand




