Bettina Mensing

Von: Bjoern Klaassen

Gesendet: Freitag, 5. Mai 2023 14:27

An: Bettina Mensing

Betreff: WG: Startplatz Kleinheppacher Kopf

Anlagen: Startplatzsanierung Kleinheppacher Kopf.pdf; Beleg Rasenerde 1.pdf; Beleg

Rasenerde 2.pdf; Bewédsserungsmaterial und Grassamen.pdf; Perlschlauch
BayWa6672400122.pdf; Rechnung R5399080 Kugelhahn Abschiul3
Perlschlauch.pdf; Rechnung_R002SP_vom_22.02.2023.pdf;
RG-3Hochries.pdf; Rollrasen.pdf; Tankbeleg Selbstabholung
KiesgitterKG30.pdf; Wasseranschlussdeckel.pdf; Wasserfass.pdf;
naturschutzrechtliche Erlaubnis.pdf

Hi Bettina,

hier die Belege vom Verein Die Remstdler wegen der Sanierung Kleinheppacher Kopf.

Das mit dem Beleg TANKEN ist zwar etwas grenzwertig, aber wenn die Spedition mehr Geld gekostet hétte, ist das
flir mich in Ordnung.

Grufl

Bjérn

Von: augko@web.de <augko@web.de>

Gesendet: Mittwoch, 3. Mai 2023 22:06

An: Bjoern Klaassen <bjoern.klaassen@dhvmail.de>

Cc: schaberbautechnik@web.de; hans-peter_klein@web.de; Jochen Kriiger <j.a.krueger@gmx.net>
Betreff: AW: Startplatz Kleinheppacher Kopf

Halo Bjorn,
exakt 14 Tage nach Fertigstellung nun der Bericht und die Endabrechnung:
Startplatzsanierung Menge am Gesamt
13.05.2022 Naégel Hochries 500 350,00 € *-’,?:"
24.01.2022 Gebiihren naturschutzrechtliche Erlaubnis 230,00 € @
22.02.2023 Securatec Kiesgitter KG30 9x12=108 5,22x6,96=36,33 1.143,83€ (\f/
Tanken Selbstabholung (Spedition waren 90 EUR
22.02.2023 gewesen) 640 km 64,76 €(44
29.03.2023 Perlschlauch BayWa 100 m 102,16 € (¢
13.04.2023 Kugelhahn AbschluR/Wartung Perlschaluch 1 3,62€ (5
0,74 m3 ca 740 i
19.04.2023 Rollrasen 1,5-2 cm dick 45 m? kg 260,98 € (5
19.04.2023 Rasenerdel +2 3,2 T

20.04.2023 Bewadsserungsmaterial, Grassamen
21.04.2023 Fass zur Bewdsserung
21.04.2023 Bewdsserungsanschluss S60x6 4,91€ /3

Summe 2.534,38 €
Bericht und Belege s. Anlage. Denke damit wiéren die Zuschussrichtlinien erfiillt. Wenn dann soweit alles klar ist
wiirden wir uns {ber die 50 %=1267,19 EUR Beteiligung auf unserem Konto der Remstaler mit DE20 6009 0100 1213
9750 00 freuen.




GSC Hochries-Samerberg e.V.

Laiminger Weg 2 - 83088 Kiefersfelden

A HOCHRIES - SAMERBERG EV

GSC Hochries-Samerberg e.V. - Laiminger Weg 2 - 83088 Kiefersfglng
Gleitschirm- & Drachenflug e.V. Die Remstaler
HegnacherstraBBe 9

70329 Stuttgart

Rechnung Nr. RG-3

Rechnungsdatum: 13.05.2022
Liefer-/Leistungsdatum: 13.05.2022

Pos. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtpreis
1 Erdnégel 1,00 350,00 EUR 350,00 EUR
Mehrere Erdnagel fur Startplatzsanierung
Gesamtsumme 350,00 EUR
Rechnungsbetrag 350,00 EUR

Bitte Gberweisen Sie den Betrag innerhalb von 14 Tagen.

Kontoinhaber

GSC Hochries

Kontodaten

Sparkasse Rosenheim

IBAN: DE49 7115 0000 0000 1927 40 | BIC: COBADEFFXXX
EPC-Code/Giro-Code:

GSC Hochries-Samerberg e.V. - Laiminger Weg 2 - 83088 Kiefersfelden - noreply@gsc-hochries.de - 01741706911 - St.-Nr.156/108/80123
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Landratsamt Rems-Murr-Kreis | Amt 32 | Postfach 1413 | 71328 Waiblingen

Einschreiben

Gleitschirm- & Drachenflug e.V. Die Remstaler
Herrn Thilo Schaber

Hegnacher Stralle 9

70329 Stuttgart

Errichtung eines befestigten Startplatzes auf Fist. Nr. 2455 (Teilfldche)

in Korb-Kleinheppach

Sehr geehrter Herr Schaber,
sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von § 4 der Verordnung des Landratsamtes Waiblingen zum
Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Waiblingen vom 04.11.1968
und Anderungsverordnung des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis vom
11.03.1981 in Verbindung mit § 26 des Gesetzes Uber Naturschutz
und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) vom
29.07.2009 (jeweils in der derzeit gultigen Fassung) wird lhnen hiermit
die

naturschutzrechtliche Erlaubnis

zur Errichtung eines befestigten Startplatzes auf dem oben genannten
Grundstiick unter den nachstehenden Bedingungen und Auflagen und
unter Beachtung der Hinweise erteiit.

Gleichzeitig wird die erforderliche Befreiung von der Verordnung des
Landratsamtes Rems-Murr-Kreis vom 30.07.1974 zum Schutz von
Naturdenkmalen im Rems-Murr-Kreis (ND-VO) fur das Naturdenkmal
.Kleinheppacher Kopf* erteilt.

(b Sede
REMS-MURR-KRE!

Amt fiir Umweltschutz
Naturschutz und
Landschaftspflege

Dienstgebdude
Stuttgarter Strale 110
71332 Waiblingen

Auskunft erteilt

Frau Riecker

Telefon 07151 501-2571
Telefax 07151 501-2789
i.riecker@rems-murr-kreis.de

Zimmer -
Unser Zeichen

Bitte bei Antworten immer angeben
325103-364.4/322694 rk-duk

24. Januar 2023

Ihre Nachricht vomiZeichen

Telefon (Zentrale)
07151 501-0

Allgemeine Sprechzeiten
Mo. — Fr. 08:30 - 12:00 Uhr
Do. 13:30 — 18:00 Uhr

Bankverbindung

Kreissparkasse Waiblingen

IBAN DE29 6025 0010 0000 2000 37
BIC SOLADES1WBN

VVS Anschluss
Bahnhof

REMS-MURR-KREIS.DE
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Antrags- und Entscheidungsgrundiagen

Antrag vom 11. Mai 2022, E-Mail
Lageplan mit Eintrag der Startplatzfidche

Bedingungen

Der geplante Startplatz als befestigte Flache ist entsprechend den Angaben
in den Antragsunterlagen mit folgenden MaBen zu erstellen:

Lédnge: 6,96m
Breite: 5,22m

Der Standort ist entsprechend der Lageplan-Einzeichnung auf dem oberen
Grundstlcksbereich des genannten Grundstlicks einzuhalten.

Die Erlaubnis wird unguiltig, wenn mit dem Bau der Startfiache nicht innerhalb
von zwei Jahren nach Erhalt der Erlaubnis begonnen wird. Die Frist kann auf
schriftlichen Antrag jeweils bis zu zwei Jahren verldngert werden.

Die Fertigstellung ist dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis mitzuteilen.

Auflagen konnen auch nachtréglich aufgenommen, geéndert oder ergénzt
werden.

Die Erlaubnis ergeht unbeschadet privater Rechte Dritter.

Hinweise

Die Errichtung der Startplatzflache ist gemaf § 50 Abs. 1 Landesbauordnung
(LBO) in Verbindung mit Ziffer 1 des Anhanges baurechtlich verfahrensfrei.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass gemafR § 50 Abs. 5 LBO Baumaf-
nahmen, die verfahrensfrei sind, ebenso wie genehmigungspflichtige MaR-
nahmen, den &ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen miissen.

Weitere bauliche Anlagen und Anbauten sind auf dem Grundstlick nicht zu-

gelassen.

Seite 2von 4
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3. Weitere Veranderungen des natiirlichen Geldndes durch Abgrabungen oder
Aufschittungen sind nicht zuldssig. Stitzmauern diirfen ohne Erlaubnis nicht
errichtet werden.

Wir diirfen Sie bitten, auch diese Hinweise genau zu beachten.

Begriindung

Der Antragsteller beabsichtigt die Errichtung eines befestigten Startplatzes auf
dem Grundstiick Flst. Nr. 2455 (Teilflache) in Korb-Kleinheppach. Da das ge-
plante Vorhaben im Landschaftsschutzgebiet und im Geltungsbereich der Natur-
denkmal-Verordnung liegt, bedarf es nach den betroffenen Schutzgebietsverord-
nungen einer naturschutzrechtlichen Erlaubnis nach der LSG-VO fir das
Landschaftsschutzgebiet und einer Befreiung nach der ND-VO.

Die Prufung des Antrages hat ergeben, dass die Voraussetzungen fir die Ertei-
lung einer Erlaubnis und zugleich fur die Befreiung gegeben sind.

Die beantragte Flache mit ca. 36 m? wird mit Befestigungswaben und einem Auf-
trag mit Rollrasen versehen. Durch diese Art der Ausfiihrung wird die Flache als
nahezu natiirlicher Bodenbestandteil erscheinen. Ein erheblicher Eingriff in die
Flache ist damit nicht gegeben. Dies trifft auch auf die Flache des Naturdenkma-
les ,Kleinheppacher Kopf* zu.

Die Errichtung einer befestigten Startplatzflache steht in diesem konkreten Fall in
der angegebenen Ausfihrung (Gréfte und Material) nicht im Widerspruch zum
Schutzzweck der Verordnungen. Die Nebenbestimmungen und Hinweisen dieser
Entscheidung sind fur die geordnete Durchflihrung des Vorhabens geeignet, er-
forderlich und angemessen.

Verwaltungsgebiihr

Fur diese Entscheidung ist geman §§ 1, 3, 4 Abs. 3, 5, 6 und 7 des Landesge-
buhrengesetzes in Verbindung mit § 1 der Gebiihrenverordnung des Landratsam-
tes Rems-Murr-Kreis in Verbindung mit Produkt 55.40.02 Nr. 5 der Gebuhrenliste
eine Gebihr in Héhe von

230,00 €
ZU entrichten.

Seite 3von 4
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Der Erlass dieser Entscheidung ist eine Amtshandlung im Sinne des Landesge-
buhrengesetzes, die auf lhren Antrag hin vorgenommen wurde und thnen damit
zuzurechnen ist. Sie sind daher Gebuhrenschuldner. Der GeblUhrenrahmen be-
trégt 41 € bis 1.800 €. Die Gebithr wurde nach géngiger Verwaltungspraxis er-
mittelt und bericksichtigt in angemessener Weise den hier entstandenen Verwal-
tungsaufwand sowie die wirtschaftliche und sonstige Bedeutung der offentlichen
Leistung flir den Geblhrenschuldner.

Die Gebiihr ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids an die
Kreiskasse Waiblingen, IBAN: DE29 6025 0010 0000 2000 37, BIC: SOLA-
DES1WBN, bei der Kreissparkasse Waiblingen unter Angabe des Buchungszei-
chens (siehe Stempel auf S.1 dieser Entscheidung) zu Giberweisen.

Rechtsbehelfsbelehrung -

Gegen diesen Bescheid kénn innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis mit Sitz in 71332 Waiblingen erhoben
werden. ‘ '

Mehrfertigung

Eine Mehrfertigung dieser Entscheidung erhalt Herr Kassier Hans-Peter Klein.

1

r

n.

Antragsunterlagen
Uberweisungstrager
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securatek GmbH & Co. KG - Hittenweg 4 - 35075 Gladenbach

Gleitschirm- und Drachenflug e.V.
e.V. Die Remstéler - Thilo Schaber
Hegnachstralle 9

DE 70329 Weinstadt

Lieferadresse:

Motor- und Weinbaugeréte - Gerhard Schwarz
Nur wenn keine Selbstabholung erfolgt!

07151 610377

Maybachsir. 23

DE 71404 Korb

Kundenadresse:
Gleitschirm- und Drachenflug
e.V. Die Remstaler
Teckstralle 23

DE 71384 Weinstadt

Rechnungs-Nr.:  R002SP Ihre UST-ID: Datum: 22.02.2023
Kunden Nr.: 59158 lhre Steuer-Nr.: Abteilung: Rechnungswesen
Auftrags-Nr.: B002VW lhre Leitweg-ID: Durchwahl: +49 (0) 6462 91507-121
Bestell. Nr.: per e-mail Besteller: Hr. A. Koppenhofer E-Mail: rewe@securatek.de
Rechnungsdatum = Leistungsdatum (Selbstabholung)
Zahlung bereits erfolgt (Vorkasse)
Pos. Art. Nr. / Bezeichnung Menge / Einheit Infoeinheit Einzelpreis = Gesamtpreis
Ihre Bestellung vom 14.02.2023
durch Hr. Koppenhdofer per e-Mail
Selbstabholung nach Vereinbarung
Tel.: 07151/610377 oder 0152 01766313
1.0 KG30-001 108 Stck { 36.33 m* ) 8,90 961,20
Kiesgitter KG30
580x580x30mm | 0,90kg | 400t/m? | weil}
Kiesgitter in Profi-Qualitat zur Stabilisierung
Kies, Schotter & Splitt. Empfohlen fir helle
Schattguter. Ideal fur Wege, Flachen &
Stellplatze.
- Mikroperforierte Grundplatte
- 3D Verbindungsmechanik
- 16 Verbindungspunkte
- Ideal fur helles Schuttgut
- HDPE Kunststoff
UVP in EUR (NETTO): 8.90
Versandart Selbstabholung --> Die Abholadresse
befindet sich an im Huttenweg 4, 35075 Gladenbach.
Zur Terminvereinbarung melden wir uns bei Ihnen,
sofern bei Vorkassekunden die Profromarechnung
bezahlt wurde oder bei Rechnungskunden die
Zwischensumme in EUR: 961,20

www.securatek.de - Tel +49 (0) 6462 91507-0 - Fax +49 (0) 6462 91507-29

12

securatek GmbH & Co. KG
Hattenweg 4, 35075 Gladenbach
Amtsgericht Marburg HRA 4622
Umsatzsteuer-ID: DE 815 344 086

Persoénlich haftende Gesellschafterin
ENTEK Verwaltungs GmbH, Sitz Gladenbach
Geschéftsfihrerin: Andrea Ker

Amtsgericht Marburg HRB 6048

Deutsche Bank AG

BLZ:

BIC:

460 700 24 Konto: 301 848 800
IBAN: DE 81460 700 24 0 301 848 800

DEUT DE DB 460

Sparkasse Marburg-Biedenkopf

BLZ: 53350000 Konto: 160 015 586
IBAN: DE 51 533 500 00 0 160 015 586
BIC: HELA DEF 1 MAR



RECHNUNG roo2sp

hs

. A
securatek mm

Pos. Art. Nr. / Bezeichnung

Auftragsbestétigung versandt wurde.

Zahlungsbedingungen:

Menge / Einheit Infoeinheit

Einzelpreis = Gesamtpreis

Zwischensumme netto in EUR 961,20
Versandkosten in netto EUR 0,00
zzgl. MwSt 19.0 % 182,63
Gesamtsumme in EUR 1.143,83

Vorkasse, sofort fallig, ohne Abzug. (Bitte beachten Sie, die Lieferung erfolgt erst nach dem Zahlungeingang auf unserem

Bankkonto)
Vielen Dank fur Ihren Einkauf

www.securatek.de - Tel +49 (0) 6462 91507-0 - Fax +49 (0) 6462 91507-29

2/2

securatek GmbH & Co. KG Personlich haftende Gesellschafterin
Huttenweg 4, 35075 Gladenbach ENTEK Verwaltungs GmbH, Sitz Gladenbach
Amtsgericht Marburg HRA 4622 Geschéftsfuhrerin: Andrea Ker

Umsatzsteuer-ID: DE 815 344 086 Amtsgericht Marburg HRB 6048

Deutsche Bank AG

BLZ:

460 700 24 Konto: 301 848 800

IBAN: DE 81 460 700 24 0 301 848 800

BIC:

DEUT DE DB 460

Sparkasse Marburg-Biedenkopf

BLZ: 53350000 Konto: 160 015 586
IBAN: DE 51 533 500 00 0 160 015 586
BIC: HELA DEF 1 MAR



BayWa AG BewasWeinFranken A264 Baywa Kundenbetreuung
Werk A264 Telefon: 0800/4044-1110 Telefax: 089/9212-4400
Adolf-Oesterheld-Str. 33 Bank: DZ BANK AG BIC: GENODEFF701

97337 Dettelbach

IBAN: DES53 7016 0000 6040 0101 00

Firma
Gleitschirm e.V.
Die Remstéler
Uhlbach

Rechnung
Seite 1 von 2

Warenabgabe ist bereits erfolgt
>bitte bei Zahlung und Riickfragen angeben<

Belegnummer: 6672400122
Hegnachstr. 9a Beleg-Datum: 03.04.2023
70329 Stuttgart Kunden-Nr.: 35484874
Auftrags-Nr.: 2481595141
Referenz-Nr.: 7053950064
Ansprechpartner: BayWa Online Shop
" . Telefon: 0800/4044-1110
‘gﬁﬂeé‘:lz‘;ffa“ger' Telefax: 089/9212-4400
Fischergalle 14 E-Mail: portal@baywa.de
71384 Weinstadt
Abholdatum: 03.04.2023

Versandbedingung:

Lieferbedingung:

Lief. Paketdienst
ABL - ab BayWa Lager

Pos. Artikelnr.

Bezeichnung Wahrung: EUR U
Menge ME Einzelpreis PE Wert %

0010 0000480072

aus Lieferschein 2557567286 vom 30.03.2023
LS-Position 0010

VERBINDER PE 16 X PE 16NETAFIM
#32500-010700

1 ST 0,17 1ST 0,17
Fracht Paketdienst 0,02
Positionswert 0,19 19
LS-Position 0020
0020 0002100240 ecotube Perlschlauch 1/2" 100M
1 ST 84,00 1ST 84,00
Fracht Paketdienst 6,66
Positionswert 90,66 19
Nettowarenwert 90,85
Shop Gutschein (Nto) -5,00
MwSt.-Betrag 19 % 85,85 16,31
Bruttoendbetrag

102,16

Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen.

Vorstandsvorsitzender:
Vorstand:

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Manfred Nussel

Firmensitz:

Internetadresse:

Prof. Klaus Josef Lutz
Andreas Helber, Marcus Pdéllinger,
Reinhard Wolf

Miinchen - Registergericht Minchen - HRB 4921
USt-IdNr.: DE129272852
www.baywa.de
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RST-Versand
Grothues 22
48351 Everswinkel

Deutschland

B wu Telefon: 02582-9029270
LA Q : Telefax:
MO Sallitd info@rst-versand.de
www.rst-versand.de
I_RST-Versand - Grothues 22 - 48351 Everswinkel —|
Andreas Koppenhofer
Teckstr. 23 Rechnungs Nr: R5399080
] Rechnungs Datum 13.04.2023
71384 Weinstadt
Auftragsnummer lhr Bestelldatum
AU363943 12.04.2023
Kunden-Nummer Seite
|_ J K302278 1von1
Zahlungsart: eBay Managed Payments
R h Versandart: Internetmarke 500g (Post)
ecnnun g eBay Name: augko
Lieferanschrift:  Andreas Koppenhofer Bestellnummer: 12-09933-88646
Teckstr. 23 ¥
71384 Weinstadt Kunde Tel.:
Deutschland

Pos Menge Art. Nr. Bezeichnung Netto MwSt Brutto Gesamt

(brutto)

1 1 Stk 1012-TT-016 PP Kugelhahn 1,40 19% 1,67 1,67
16 mm

2 1 1,64 19% 1,956 1,95

Internetmarke 500g (Post)

Gesamtpreis Netto 3,04 EUR
MwSt. 19,00% 0,58 EUR
Gesamtpreis Brutto 3,62 EUR
Zahlung (eBay Managed 3,62 EUR
Payments) vom 12.04.2023
offener Betrag: 0,00 EUR
Rechnungsdatum entspricht dem Leistungsdatum
Lieferung Datum LieferNr
Tracking-1D: 13.04.2023 AU363943-001
RST-Versand Telefon: 02582-9029270 Ust.-IdentNr: DE244517745  Volksbank Senden eG
Inh. Roswitha Baier Telefax: SteuerNr: 346/5003/4694 IBAN: DE87400695462209053700
Grothues 22 E-Mail: info@rst-versand.de  Gléubiger-IdNr.: BIC: GENODEM1SDN
48351 Everswinkel Internet: www.rst-versand.de Inhaber: Inh. Roswitha Baier

Deutschland

aurrags . aussssas | || IR 1A 11N

Rechnungs hr:Rssseoso ||| 1| IR 1N
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Thomas Juzeler KG - Heidenburgstralle 30 - 70378 Stuttgart

Gleitschirm u. Drachenflug

e.V. Die Remstaler
Thilo Schaber
Hegnacher Str. 9a
70329 Stuttgart

Stuttgarter Rollrasen & Dachbegriinung

Thomas Juzeler KG
Heidenburgstr. 30 - 70378 Stuttgart
Tel: 0711/532495 - Fax: 0711/539399
stuttgarter.rollrasen@t-online.de
www.rollrasen-24.de

Datum: 19.04.2023
Rechnung Nr. 23066
Pos Menge Einzelpreis USt. Gesamtpreis
EUR % EUR

1 45,00 m? Sport- und Spielrasen 5,00 7,00 225,00
2 1,00 Stiick Startdlinger 2,5 kg 17,00 19,00 17,00
Gesamt Netto 242,00
zzgl. 19,00 % USt. auf 17,00 3,23
zzgl. 7,00 % USt. auf 225,00 15,75
Gesamtbetrag 260,98

‘Betrag erhalten:

(Bar JEC

In unseren Preisen ist ein Nachlass fiir die Kosten der Entsorgung unserer Transportverpackung bereits enthalten.

Zahlbar sofort nach Erhalt der Ware ohne Abzug. Beanstandungen kdnnen nur sofort beim Erhalt der Ware berlicksichtig werden.
Die Bruch- und Mafitoleranzen liegen bei 8 % und sind vom Kunden zu akzeptieren.
Unsere USt.-IdNr.: DE812806870 - Bankverbindung: Volkskbank Stuttgart - IBAN: DE78 6009 0100 0591 6270 00 - BIC: VOBADESS
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RETERRA Erden Siid GmbH // Kehlenweg 5 // 71686 Remseck/Neckar
Remseck, den 19.04.2023

G]eitschirm und Drachenflug e.V. : Kunden-Nr.: 69998
I{‘g;f::l?greétrasse % Sachbearbeiterfin: Frank Griebler
70329 Stuttgart Telefon: 07146-8944-15
Seite: 1171
BARRECHNUNG NR.: 2306277
Versandart:  Abholung im Werk Liefertermin: 19.04.2023
KFZ: WN SI54 : 08:54
Baustelle:
Art.-Nr. Bezeichnung ’ Menge E-Preis G-Preis €
30418010 yRasenerde 2,500 cbm 65,55 163,88
MwSt.-Satz Netto-Betrag MwSt.-Betrag Nettobetrag 163,88
19,00 % 163,88 31,14 Mwst.-Betrag 31,14

Bruttobetrag 195,02

Unsere Ust-ID-Nr.. DE176037447

Mi&/('f,lf
Sasiviimiotr)

Unterschrift:

Mit Veréffentlichung der Preisliste 2023 entfallen alle Material-, Energie- und Dieselzuschiége!

RETERRA Erden Siid GmbH Ein Produkt der

Betriebsstatte Remseck Betriebsstatte Ohringen Betriebsstitte Aichach RETERRA Erden Siid GmbH
Kehlenweg 5 Neuenstadter Str. 200 Peter-und-Paul-Str. 1 inf ‘@ d
71686 Remseck-Aldingen 74613 Ghringen 86551 Aichach A info-remseck@reterra.de
T07146 8944-0 707941 98895-0 T 08251 89794-0 T hauke-erden.de

F 07146 8944-20 F 07941 98895-2 F 08251 89794-10

Gerichtsstand Stuttgart // HRB-Nr. 204647 // Geschaftsfithrer: Frank Pickenhagen, Eckhard Vogt
Unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen erhalten Sie unter hauke-erden.de/agb
Unsere Datenschutz-Hinweise erhalten Sie unter hauke-erden.de/datenschutz

reterra.de
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RETERRA Erden Siid GmbH // Kehlenweg 5 // 71686 Remseck/Neckar
Remseck, den 19.04.2023

BAR | Kunden-Nr.: 69998
Sachbearbeiter/in: Nicole Stotz
Telefon: © 07146-8944-23
Seite: 1171

BARRECHNUNG NR.: 2306316

Versandart:  Abholung im Werk Liefertermin: 19.04.2023
KFZ: WN PB1950 12:12

Baustelle: ’
Art.-Nr. Bezeichnung Menge E-Preis G-Preis €
30419010 Rasenerde 4 0,700 cbm 65,55 45,89
MwSt.-Satz Netto-Betrag MwSt.-Betrag Nettobetrag 45,89
" 19,00 % 45,89 8,72 Mwst.-Betrag 8,72

Bruttobetrag 54,61

Unsere Ust-ID-Nr.: DE176037447

Unterschrift:

Mit Verdffentlichung der Preisliste 2023 entfallen alle Material-, Energie- und Dieselzuschldge!

RETERRA Erden Siid GmbH

Ein Produkt der
Betriebsstitte Remseck Betriebsstitte Ohringen Betriebsstitte Aichach RETERRA Erden Siid GmbH
Kehlenweg 5 . Neuenstadter Str. 200 Peter-und-Paul-Str. 1 ;
71686 Remseck-Aldinge 74613 Ohringen 86551 Aichach info-remseck@reterra.de
T 07146 8944-0 T 07941 98895-0 T 08251 89794-0 - hauke-erden.de
F 07146 8944-20 F 07941 98895-2 F 08251 89794-10

Gerichtsstand Stuttgart // HRB-Nr. 204647 J/ Geschaftsfiihrer: Frank Pickenhagen, Eckhard Vogt
Unsere Allgemeinen Geschftsbedingungen erhalten Sie unter hauke-erden.de/agh

Unsere Datenschutz-Hinweise erhalten Sie unter hauke-erden.de/datenschutz reterra.de
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Bayern-Fass Rekond:tionierungs GmbH - Augsburger Str. 66a - 88651 Aichach

Barverkauf

Gleitschirm- und Drachenflug e.V. Die Remstaler
Hegnacher Str. 9a

70329 Stuttgart

‘Selbstabholung

|Versandart Bezug
Lieferbedingung ab Werk / ex works Unser Zeichen
; ihr Beleg

Pos. Artikelnr. Bezeichnung

1 CO6002-------=-===-=- Recotainer 640 |, rekonditioniert,

Regenwassercontainer, 2. Wahi

zzgl. MwSt.

Es gelten unsere AGB - abrufbar unter www‘bayem-fass.de

Betrag in bar dankend erhalten. ;> 7 Bayem-FassR ’emgs
L’ < é”L/JE[S

D-73630 Remshalden
Tel. +49(0)7151 / 97923-0

Gesamtgewicht 57,0000
n ry 2
Zahlung erfoigt durch Uberweisung
sofort ohne Abzug
BAYERN-FASS

Rekonditionierungs GmbH
Augsburger Str. 56a
D-86551 Aichach

Fon +49(0)8251 8899-0
Fax +49(0)82518899-39

i Werk Mainburg
| Gutenbergstr. 10-12
| D-84048 Mainburg

Eisenbahnstr. 2

i www.bayern-fass.de

Rechnung

. Vorgangsnummer 64768
| Belegnummer 2023-103792
. Datum 21.04.2023

Kundennummer 10000

Bearbeiter Petra Simon-Schmid

Telefon +49 7151 8792316
. E-Mail petra.simon-schmid@bayern-fass.de

__Bitte bei alien Rilckiragen angaben!

Werk Remshalden

D-73630 Remshalden
{ Fon +49(0)875187699-0 | Fon +49 (0)7151 97923-0
| info@bayern-fass.de

BRYERN

FASS
A ) \

)

)

Jermin  Uhrzelt  Menge ME Elnzelprels Gesamiprels
21.04.2023 1 Stek 78,00 78,00
Zwischensumme EUR 79,00,
19,00 % von 7900 1501
Endsumme EUR|  8401]

94,01 EUR

Johann Eigner

Michael Eigner

Mark Sethi

Veit Enders

HRB 11814 Augsburg

UST 102/122/10485
{ DE127475447

HypoVereinsbank Minchen, BIC HYVEDEMMXXX
IBAN DE83 7002 0270 0000 9700 05
Stadtsparkasse Aichach, BIC BYLADEM1AIC
IBAN DE72 7205 1210 0560 0319 57
Postbank Manchen, BIC PBNKDEFFXXX

I Geschaftsfihrer:
i
IBAN DEQQ 7001 0080 0007 1108 09



augko@web.de

Von: eBay <ebay@ebay.com>

Gesendet: Freitag, 21. April 2023 10:53

An: augko@web.de

Betreff: <M Aktualisierte Kaufbestatigung: tecuro IBC Adapter A...
E S §

Hallo augko, Ihre Bestellung wird

versendet!

Bestelistatus prufen

nach:

lhre Bestellung wird verschickt Lieferung ca.:

Di, 25. Apr - Mi, 26. Apr

Andreas Koppenhofer

Teckstr. 23

Weinstadt 71384

Deutschland

tecuro IBC Adapter Anschlusskappe mit Grobgewind
e S60 x 6 und Innengewin...

Bestandseinheit: Ausfiihrung:: 3/4 Zoll Innengewinde
Gesamt: EUR 4,91

Bestellnummer: 22-09963-40446

Artikelnr.: 403544302621

Verkaufer: ew-haustechnik _com

E-Mail-Referenznummer: [#8ab885beeb21497a89aa526074b66bccH]

Nachrichten an dieses Postfach werden nicht gelesen. Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht. Wenn
Sie eine Frage haben, gehen Sie zu Hilfe & Kontakt.

Diese Nachricht wurde von eBay an Andreas Koppenhdéfer (augko) gesendet. Weitere informationen Uber den
Schutz thres eBay-Kontos. Der Schutz Ihrer Daten hat fiir eBay oberste Prioritat. Weitere Informationen zu

unserer Datenschutzerklarung und den Allgemeinen Geschéftsbedingungen.

Diese E-Mail haben Sie von der eBay GmbH erhalten, die den eBay-Service tiber ihre Tochtergesellschaften
bereitstellt. Wenn sich Thr Wohnsitz auerhalb der EU befindet, lesen Sie die Informationen zu lhrem
Vertragspartner bitte in den Allgemeinen Geschaftsbedingungen nach.

©1995-2023, eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Deutschland
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PINOIL Tankstelle

Giinther Wiedemann
Stidsti, 74
11404 Kurh
Takstellen-Nr. 15 25500
Tal,: +49 (115 N0
St Statiom 9U4i( )~ 192007
a1 Nr. aesellschaft: 127/1712/51804

% 38,80 Liter SAULENNUMMER 7 #
Niesel 1 4 64,76 FUR%
1,669 EUR/Liter LG

Uns g = C laden 98 - lens U

KUNDENBELEG
Gartenzahlung
AUTCRISTERUNG £RFOLGT
Uit hungsil nmer 3113
Datum/Unrzedt  22.02.2023 16:11:30
Ansendungse ane Visa Debil
ALD AGOBOOO0OITONG
Karte EOCOOOKERG045-00
Autoriciery gsmerknal REA
het-eode 1004001 /[0(
Terninal-IL 71116154
VU - Nummer 556710872
STAN/BATCH 175095/562
(VW Geheinzahl
Beirag EUR 64,76
A&Pmoﬁmaz(MO%&MU%pt%kfz

0000
visa Kontaktlos

VISA 64,76 EUR

Sumne 64,76 EUR

HWST 19,0(% A 10,34 BUR
NETTO 54,42 FUR BRUTIO 54,76 LUR
ey Uerdauf von Krafuv- amd Schnierstaffen

arfolyt in Hanen der
Pritg Internil Grbll

fL(lnlachu Sicherheiiseineichiung

AP

ot “e§1§“r E;% {E%é 3 %ﬁﬁg'}ﬁéii? MR, e ooerseg

L e
n01 h kBC

#0239 22.02.23 16:11 CATERTNA K.Doo

yielen Dank und gute Fahrt




