Grifl. v. Plettenberg’sche

Forst- und Renteiverwaltung

WestfalenstralBe 9
57413 Lenhausen

Telefon:  02395/314 und 16917
Telefax:  02395/314

Steuernummer: 338/575/10937

Aerociub Altena- Hegenscheid e.V.
In der Aue 26
58640 Iserlohn

Belegdatum:  27.07.2023

Rechnung-Nr. 56 Kunden-Nr.: 99
Text Menge E-Preis Gesamt .
Bau eines Hochsitzes auf dem Absprunggelénde in 1,000 Stck 600,00 600,00 €
Lenhausen .
ust Netto ust Brutto 600,00 €
Umsatzsteuer 10,7 % 600,00 64,20 664,20 64,20 €
Gesamtbetrag 664,20 €
Liefer- / Leistungszeitraum ist Monat der Rechnungssteliung.
HOLZ
Bankverbindung:
Volksbank Bigge - Lenne Konto-Nr. 1301982701 (BLZ: 46062817) aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

IBAN: DE 48 4606 2817 1301 8827 01 BIC: GENODEM1SMA Gewachsen in Deutschlands Waldern:







Bettina Mensing

Von: Markus Béhnisch <markus@boehnisch.de>
Gesendet: Montag, 24. Juli 2023 00:25

An: Bettina Mensing

Cc: Christian

Betreff: RerDas-Hochsitzprojekt an der Kuhhelle

Kleine Korrektur: es geht nattirlich um den Startplatz Kleff.

Markus Béhnisch
Periodista : Journalist
+49 171 5467806
www.boehnisch.de

> Am 23.07.2023 um 19:36 schrieb Markus Béhnisch <markus@boehnisch.de>:

>

> Liebe Bettina,

>

> wir haben jetzt bei uns an der Kuhhelle den Hochsitz stehen. Bjérn hatte Dir ja bestimmt von dem Projekt erzihlt:
Wir stellen dem Waldbauer und Jager einen Hochsitz dort hin, den wir dann als Plattform fiir Kamera und
Wetterstation nutzen. Dariiber will ich einen Text mit ein paar Bildern machen und Bjérn hatte uns 500 Euro
Unterstiitzung zugesagt. Jetzt wdre es an der Zeit, den Hochsitzbauer zu bezahlen und ich wollte Dich fragen, wie wir
das am besten machen. Da die Gesamtsumme sich auf 600 Euro belduft, wird der Verein die 100 Differenz
tibernehmen. Doch sicherlich braucht lhr irgendeine Art von Rechnung. Ich hoffe, dass wir Anfang/Mitte August die
Kamera und-Wetterstation'befestigen, dann wiirde ich die Fotos machen - auch mit dem Waldbesitzer dabei und
dann auch den Text fertig machen.

>

> Meld' Dich gerne, ich bin Montag und Dienstag am Schreibtisch.

>

> Lieben GruR

>

> Markus

>

> -

>
> Markus Béhnisch

> TV-Journalist / periodista de television
>+49 17154 678 06

> www.boehnisch.de

>







Bettina MensinL

Von: Bettina Mensing

Gesendet: Montag, 24. Juli 2023 10:20

An: Markus B&hnisch

Cc: Robin Friess

Betreff: Das Hochsitzprojekt an der Kuhhelle
Hi Markus,

prima, das ging ja fix. So wie ich deine Mail verstehe, schreibst jetzt du den Artikel und hast du.dich-damit fiir diese
Zuschuss-Variante entschieden: "...oder alternativ 50%, max. 500,00 Euro der nachgewiesenen Kosten (Rechnung fiir
den Hochsitz mit Stange fiir den Windsack auf dem Hochsitz) und Du als Autor erhaltst zusatzlich das tbliche Text -
und Bildhonorar. ... (siehe Mail von Bjérn am Dienstag, 25. April 2023, 15:54)".

Um die Férderung auszuzahlen, benétigen wir bitte eine Kopie der Rechnung des Hochsitzbauers sowie die
Fotodokumentation der MaRnahme. Ihr (der Verein) wiirdet dann 300,-- Euro erhalten und du das Autorenhonorar
im Zuge der Honorarabrechnung der Ausgabe des DHV-Magazins, in dem dein Artikel veréffentlicht wird.

Das wire die Variante, die wir gleich umsetzen kénnten.

Solltet ihr euch fiir die andere Variante entscheiden, miissten wir mit weiteren Schritten warten, bis Bjérn im
September wieder da ist. Weil es sich hier um eine Sondervereinbarung fiir eine Vereins-Férderung handeln wiirde,
miisstest du die konkrete Vorgehensweise bitte mit ihm abstimmen.

Bei Fragen dazu gerne melden.
Viele GriiRe
Bettina

Mit herzlichen GriiRen vom Tegernsee

Bettina Mensing
Referat Flugbetrieb/Luftraum/Natur

DHV e.V. — Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband Am Hoffeld 4
83703 Gmund am Tegernsee

Telefon: 08022/9675-10

Telefax: 08022/9675-99

E-Mail: bettina.mensing@dhvmail.de

Website: www.dhv.de

Facebook: www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/

Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
40.000 Mitglieder — 300 Mitgliedsvereine — 100 Flugschulen Beauftragter des Bundesverkehrsministers

DHV e.V. - German Paragliding Federation and Hang Gliding Federation
40.000 Members — 300 Clubs — 100 Flying Schools Official delegate from the Ministry of Transport

Von: Markus Bdhnisch <markus@boehnisch.de>
Gesendet: Sonntag, 23. Juli 2023 19:35

An: Bettina Mensing <bettina.mensing@dhvmail.de>
Cc: Christian <christian.teipel@gmx.net>

Betreff: Das Hochsitzprojekt an der Kuhhelle

Liebe Bettina,



wir haben jetzt bei uns an der Kuhhelle den Hochsitz stehen. Bjérn hatte Dir ja bestimmt von dem Projekt erzihit:
Wir stellen dem Waldbauer und Jager einen Hochsitz dort hin, den wir dann als Plattform fiir Kamera und
Wetterstation nutzen. Darliber will ich einen Text mit ein paar Bildern machen und Bjérn hatte uns 500 Euro
Unterstlitzung zugesagt. Jetzt wére es an der Zeit, den Hochsitzbauer zu bezahlen und ich wollte Dich fragen, wie wir
das am besten machen. Da die Gesamtsumme sich auf 600 Euro belduft, wird der Verein die 100 Differenz
tibernehmen. Doch sicherlich braucht lhr irgendeine Art von Rechnung. Ich hoffe, dass wir Anfang/Mitte August die
Kamera und Wetterstation befestigen, dann wiirde ich die Fotos machen - auch mit dem Waldbesitzer dabei und
dann auch den Text fertig machen.

Meld' Dich gerne, ich bin Montag und Dienstag am Schreibtisch.
Lieben Gruf

Markus

Markus Béhnisch

TV-Journalist / periodista de televisidn
+49 171 54 678 06
www.boehnisch.de




Bettina Mensiﬂ

Von: Bjoern Klaassen

Gesendet: Dienstag, 13. Juni 2023 01:02
An: Bettina Mensing

Betreff: Kooperation mit Jdgern
Hallo Bettina,

das hatten wir mal besprochen. Das wdre dann ein Artikel fiir das DHV Magazin. Inhaltlich geht es um die
Kooperation zwischen Jagd und Flugsport. Markus Béhnisch wird einen Artikel schreiben.
Abrechnung wie unten beschrieben.

Grul

Bjérn

Von: Bjoern Klaassen

Gesendet: Dienstag, 25. April 2023 15:54

An: Markus Béhnisch <markus@boehnisch.de>
Betreff: WG: Eine Idee....

Hi Markus,

oder alternativ 50%, max. 500,00 Euro der nachgewiesenen Kosten (Rechnung fiir den Hochsitz mit Stange fiir den
Windsack auf dem Hochsitz) und Du als Autor erhdltst zusatzlich das tbliche Text - und Bildhonorar.
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Von: Bjoern Klaassen

Gesendet: Dienstag, 25. April 2023 15:44

An: Markus Bdhnisch <markus@boehnisch.de>
Betreff: AW: Eine Idee....

Hallo Markus,
die Idee mit dem Hochsitz und (DHV)- Windsack mit Kooperation Jagerschaft finde ich super.

Wenn I|hr seitens des Vereins einen Bericht dazu fiir das DHV Magazin schreibt, wére das tip top und auch
richtungsweisend fiir andere Vereine und Gelandehalter.

Kann Dir zusagen, dass der DHV insgesamt 500,00 € {ibernimmt. lhr erhaltet fiir einen abgedruckten Artikel mit Text
und Bildern ein entsprechendes Honorar. Zusdtzlich erhaltet ihr den Restbetrag als Geldnde Unterstiitzung, sodass

wir insgesamt bei 500,00 € sind.
Einverstanden?

GruR nach Neunrade / Sauerland und viel Erfolg beim NRW Cup
1



Bjérn Klaassen
DHV Referat Flugbetrieb / Stellv. Geschaftsfiihrer

DHV eV. — Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband Am Hoffeld 4
83703 Gmund am Tegernsee

Telefon: 08022/9675-13

Telefax: 08022/9675-99

E-Mail: bjoern.klaassen@dhvmail.de

Website: www.dhv.de

Facebook: www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/

Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
40.000 Mitglieder — 300 Mitgliedsvereine — 100 Flugschulen Beauftragter des Bundesverkehrsministers

DHV eV, - German Paragliding Federation and Hang Gliding Federation
40.000 Members - 300 Clubs - 100 Flying Schools Official delegate from the Ministry of Transport

Von: Markus Bdhnisch <markus@boehnisch.de>
Gesendet: Montag, 24. April 2023 10:39

An: Bjoern Klaassen <bjoern.klaassen@dhvmail.de>
Betreff: Eine Idee....

Hallo Bjorn,

melde Dich doch mal, wenn Du Zeit hast. Es eilt nicht, geht nur um eine Kooperation mit dem Waldbesitzer und Jager
am Kleff. Vielleicht kriegen wir Euch da mit ins Boot.

GriRe

Markus

Markus Béhnisch

TV-Journalist / periodista de television
+49 171 54 678 06
www.boehnisch.de



