
Von: Bjoern Klaassen
An: Bettina Mensing
Betreff: WG: Zuschüsse und Landeplatz
Datum: Donnerstag, 12. Oktober 2023 10:31:19
Anlagen: Rechnungen_02.pdf

Rechnungen_01.pdf

Hi Bettina,
 
anbei die Unterlagen der Aschauer wegen der DHV Förderung Gelände. Kannst Du das abrechnen. Danke.
 
Gruß
 
Björn
 

Von: andrea.dorsch@kampenwand-flieger.de <andrea.dorsch@kampenwand-flieger.de> 
Gesendet: Donnerstag, 12. Oktober 2023 07:49
An: Bjoern Klaassen <bjoern.klaassen@dhvmail.de>
Cc: 'Gitti Schreiner / Mieslinger' <gitti.schreiner@kampenwand-flieger.de>; 'Klaus Wörndl' <klaus.woerndl@t-online.de>;
'Laurent Eherler' <laurent.eherler@kampenwand-flieger.de>; 'Claudia Spoor' <claude.spoor@kampenwand-flieger.de>
Betreff: AW: Zuschüsse und Landeplatz
 
Lieber Björn,
 
endlich hat es geklappt: wir haben unseren Startplatz saniert J
 
Die vom Weideviel enorm ausgetretene Wiese ist jetzt verfüllt und neben der 30 Jahre alten Drachenrampe ist eine zweite
Startbahn aus Rasengittersteinen gelegt. Wir haben damit unserem Startplatz die nötige Trittsicherheit verschafft, haben
durch die Aufschüttung mit Kies und Erde eine Einebnung gegen die Erosion versucht. Zusetzt haben wir Almwiesensamen
auf alle neuen Flächen ausgebracht und hoffen, dass bald Gras über die Sache wächst.
 
Anbei findest du die Rechnungen, die wir im Zuge der Sanierung angesammelt haben als pdf eingescannt sowie ein Foto
des Bauwerks im Endzustand. Viele Fotos finden sich auch auf unserer Homepage: https://www.kampenwand-
flieger.de/club/
 
Meine Frage im Namen des Fliegerclubs Kampenwand wäre nun, ob uns der DHV eine Förderung zukommen lassen
könnte. Natürlich ist das persönliche Engagement von etwa 20 Helfern unbezahlbar, insbesondere das unseres
Geländewartes Klaus Wörndl. Aber zumindest die Sachwerte wären auf diese Weise gedeckt ;)
 
Eine Spende an die Dominik Wörndl- Stiftung (Infos hier:
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/presse/archiv/2022/pm-098/index.html) wollen wir auch noch
verwirklichen, denn der Betrieb des Gründers Wolfgang Wörndl hat uns die nötigen schweren Geräte zum Transport der
Rasengittersteine kostenfrei zur Verfügung gestellt (nur die Spritrechnung ist bei der Summe der Gelder)
 
Falls du Fragen dazu hast oder wir noch irgendwelche Dinge liefern müssten, meine Rufnummer ist unten im Anhang.
Wir würden uns total freuen, wenn wir eine Unterstützung bekommen könnten!

Herzliche Grüße
Andrea
 

Ausgaben
Startplatzsanierung
Oktober 2023          

Lf. Nr. Datum Pos.   Bezeichnung Betrag
1 05.10.2023 1 Boxenstop Aschau Benzin Transportfahrzeuge 40,02 €
2 29.09.2023 1 u. 2 BVM Bauchemie, Schnellzement 5,00 €
3 28.09.2023 1 u. 2 BVM Schrauben 3,70 €
4 04.10.2023 1 u. 2 Hagebaumarkt Gewindeschrauben 10,73 €
5 08.09.2023 6 Hornbach Bolzenanker 24,00 €
6 08.09.2023 5 Hornbach Scheiben 1,37 €
7 04.10.2023 10 u. 20 Baywa Betonstahl 12,28 €
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8 04.10.2023 1 Hagebaumarkt Rasengittersteine 135,32 €
9 04.10.2023 1 Obi Flextrennscheiben 13,99 €

10 04.10.2023 2 Obi Akku für Winkelschleifer 74,99 €
11 06.10.2023 1 bis 3 BVM Beschläge 7,44 €
12 06.10.2023 1 Obi Hammerbohrer 16,99 €
17 04.10.2023     Samen 81,96 €
18 04.10.2023     Samen 103,36 €

19
07.10.2023    

Beton-Rippenstahl Stangen
(Befestigung Rasengittersteine) 47,94 €

      Summe   579,09 €

 
 
 

DGFCAK – Fliegerclub Aschau Kampenwand
Andrea Dorsch                                             .     
T. +49 170 866 87 15

http://www.kampenwand-flieger.de

 

Von: Bjoern Klaassen <bjoern.klaassen@dhvmail.de> 
Gesendet: Dienstag, 30. Juni 2020 15:41
An: andrea.dorsch@kampenwand-flieger.de
Betreff: Zuschüsse und Landeplatz
 
Hi Andrea,
 
hier die Zuschussrichtlinie des DHV zur weiteren Verwendung. Das wären dann 50% bis max. 2.000 €. Die Bedingungen
findest Du im Link:
 
https://www.dhv.de/fileadmin/user_upload/aktuell_zu_halten/Gelaende/zuschussrichtlinie_gelaendeausbau.pdf
 
Unterlagen für die Geländezulassung (zum Beispiel auch für einen neuen Landeplatz) findest Du hier:
https://www.dhv.de/piloteninfos/gelaende-luftraum-natur/fluggelaendeflugbetrieb/gelaendezulassung/
 
Wenn Du Fragen hast, einfach melden.
 
Gruß
 
Björn Klaassen
Deutscher Hängegleiterverband e.V. (DHV)
Referat Flugbetrieb / Stellv. Geschäftsführer
 
DHV e.V. – Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
Am Hoffeld 4
83703 Gmund am Tegernsee
Telefon: 08022/9675-10
Telefax: 08022/9675-99
E-Mail: bjoern.klaassen@dhvmail.de
Website: www.dhv.de
Facebook: www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/
-----------------------------------------------
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Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
39.000 Mitglieder – 310 Mitgliedsvereine – 130 Flugschulen
Beauftragter des Bundesverkehrsministers
 
DHV e.V.  - German Paragliding Federation and Hang Gliding Federation
39.000 Members - 310 Clubs - 130 Flying Schools
Official delegate from the Ministry of Transport

 


