Von: Bjoern Klaassen

An: Andreas Kiirten

Cc: Bettina Mensing

Betreff: WG: Antrag Kotzhelle

Datum: Dienstag, 14. November 2023 14:08:32

Anlagen: M025 VIRND PDF EV01.PDFprt.Angebot.025231150404.1698336119789 Kopie.pdf

Hallo Andreas,

vielen Dank fir die Zusendung der Angebote. Das Mulchen ist von unserer Seite forderfahig. Der
Forderungsbeitrag seitens des DHV ware 50 %, max. 2.000 €.
Der Betrag kann dann im Rahmen der Geldndezulassung ausbezahlt werden.

Das Antragsverfahren lauft gerade bei Bettina. Sobald wir eine Rickmeldung der
Naturschutzbehorde erhalten, melden wir uns. Es ist durchaus auch sinnvoll, dass ihr parallel mit
der Naturschutzbehérde Kontakt aufnehmt, um ggf offene Fragen zu beantworten.

FUr Ruckfragen stehen wir gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriRen ins Sauerland

Bjorn Klaassen
DHV Referat Flugbetrieb / Stellv. Geschéftsfuhrer

DHV e.V. — Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
Am Hoffeld 4

83703 Gmund am Tegernsee

Telefon: 08022/9675-13

Telefax: 08022/9675-99

E-Mail: bjoern.klaassen@dhvmail.de

Website: www.dhv.de

Facebook: www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/

Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
40.000 Mitglieder — 300 Mitgliedsvereine — 100 Flugschulen
Beauftragter des Bundesverkehrsministers

DHV e.V. - German Paragliding Federation and Hang Gliding Federation
40.000 Members - 300 Clubs - 100 Flying Schools
Official delegate from the Ministry of Transport

Von: Andreas Kirten <andreas.kuerten@isk-iserlohn.de>
Gesendet: Montag, 6. November 2023 17:47

An: Bjoern Klaassen <bjoern.klaassen@dhvmail.de>
Betreff: AW: Antrag Kotzhelle

Hallo Bjorn,

hier die Angebote flir den Mulcher und das Saatgut zum einsahen der beiden Startflachen.
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Bruno

NEBELUNG
GmbH

Competence in green.

Angebot

Bruno Nebelung GmbH e Freckenhorster Str.32 e 48351 Everswinkel

Bitte bei Rickfragen angeben:

Aero-Club Altena Hegenscheid

Verein zur Férderung des Luftsports e.V Kunden-Nr.: 214053

In der Aue 26 Angebots-Nr.: 231150404

58640 Iserlohn Datum: 26.10.23

Tel. Kunde: Re-Kunden-Nr.: 214053

Fax Kunde:
Vertreter: 5 Steffen Schweer
Vertr. Mobil.: +49 (162) 9011342
Vertr. E-Mail.: schweer@nebelung.de
Sachbearb.: Steffen Schweer
Sachb. Tel.: +49 (162) 9011342
email: schweer@nebelung.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

wunschgemaB senden wir unser Angebot Uber die von lhnen angefragten Artikel, die wir freibleibend zu den
Bedingungen unseres Kataloges nachstehend anbieten.

Angebot glltig von: bis

Artikelnummer Bezeichnung Gliltig ab Preis / 1 Gesamt MwSt.
00623491-000-00 RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen, 10 10,000 ST 53,00000 530,00 7
kg
Standard Variante
00808400-000-00 Bunter Bienentraum 3,000 KG 109,50000 328,50 7
Standard Variante
14 Tage 2%, 30 Tage netto Warenwert 858,50 EUR
MwSt. 7 % 60,10 EUR
Endbetrag: 918,60 EUR

Wir hoffen, Ihnen hiermit ein glinstiges Angebot unterbreitet zu haben und bitten um lhren geschétzten Auftrag, den
wir bemiht sind prompt in bester Qualitat anzuliefern.
Wir liefern zu den Lieferbedingungen unseres aktuellen Kataloges.

Mit freundlichem Gruf3

Bruno Nebelung GmbH
Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

Es gelten die neuen Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Bruno Nebelung GmbH.Einzusehen auf www.nebelung.de/agb

Seite 1/1
Bruno Nebelung GmbH Geschaftsfuhrer: Nicolaus Sparkasse Munsterland-Ost Volksbank Miinsterland Nord eG Deutsche Bank AG (EUR & CHF)
Freckenhorster Str. 32 Volmary,Werner GroBeschallau IBAN DE57 4005 0150 0034 2171 41 IBAN DE84 4036 1906 7202 6381 00 IBAN DE59 4007 0080 0110 3308
Postfach 12 63 BIC: WELADED1MST BIC: GENODEM1IBB 00 )
48348 Everswinkel Amtsgericht Miinster HRB 12659 BIC: DEUTDE3B400

Deutschland UST-Ident.Nr. DE272070948
Tel.: +49 2582 670-0 Fax.: +49 2582 670-270 E-Mail: info@nebelung.de www.nebelung.de DE-OKO-013







Bei Ruckfragen bitte melden.

LG Andreas

Von: Bjoern Klaassen <bjoern.klaassen@dhvmail.de>
Gesendet: Freitag, 27. Oktober 2023 11:27
An: Andreas Kirten <andreas.kuerten@isk-iserlohn.de>

Betreff: AW: Antrag Kotzhelle

Hallo Andreas,

am besten schickst mal einen Kostenvoranschlag zu. Was wirde denn das ungefahr kosten?
Generell wére die Bezuschussung im Rahmen der Zulassung fir das Gelande Kétzhelle moglich.

Wenn die Landschaftsbehorde keine Einwdnde hat, dann wirde ich an Eurer Stelle loslegen.
Grul

Bjorn

Von: Andreas Kirten <andreas.kuerten@isk-iserlohn.de>

Gesendet: Donnerstag, 26. Oktober 2023 14:33

An: Bjoern Klaassen <bjoern.klaassen@dhvmail.de>
Betreff: AW: Antrag Kotzhelle

Hallo Bjorn,

kdnnen wir jetzt die Startpldtze an Kotzhelle mulchen lassen?

Wir gehen davon aus, dass die untere Landschaftsbehorde keine Einwande hat.

Wir haben diese vor gut 8 Monaten informiert und vor 2 Monaten noch einmal nachfragt. Bisher
ist denen nichts eingefallen, was dagegen spricht.

Braucht der DHV bzgl. der Férderung der Mulchkosten einen Kostenvoranschlag?

Gruld Andreas

Von: Andreas Klrten [mailto:andreas.kuerten@isk-iserlohn.de]

Gesendet: Mittwoch, 25. Oktober 2023 16:42

An: 'Bjoern Klaassen' <bjoern.klaassen@dhvmail.de>

Cc: 'b.schulte@schulte-elektronik.de' <b.schulte@schulte-elektronik.de>; '"Hansi Lehmkuhl'
<hans-joerg.lehmkuhl@t-online.de>; 'mhohoff@web.de' <mhohoff@web.de>; 'eberle@hurst-
schroeder.de' <eberle@hurst-schroeder.de>; 'josef@sauerlandair.de' <josef@sauerlandair.de>;

'stephan@klaiss.de' <stephan@klaiss.de>
Betreff: Antrag Kotzhelle

Hallo Bjorn,

und hier die Unterlagen zur Kotzhelle.
Sollte etwas fehlen, bitte melden.
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LG Andreas



