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Liebe Nicole Thurau,
liebe Flieger und Fliegerinnen,

vielen Dank für die Zusendung der neuen Rechnungsbelege rund um die Geländezulassung Homberg. Wir
haben die Belege geprüft und freuen uns, euch mitzuteilen, dass ihr von uns zwei weitere Zuschüsse bekommt.
Sie errechnen sich folgendermaßen:

1. Prämie für Neuzulassungen: Im Rahmen der Förderung werden Gebühren, welche bei der Zulassung
entstehen, von uns erstattet. Dazu zählen die Verwaltungsgebühren und Gutachterkosten.
Im Rahmen dieser Förderung werden wir euch nachträglich noch die Verwaltungsgebühren der
Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein als Zuschuss auszahlen (500,-- und 30,-- Euro).

Die Kosten für Pacht, Saatgut oder Sträucher können wir im Rahmen dieser Fördermaßnahme leider nicht
berücksichtigen.

2. Zuschuss für artenschutzrechtliche Gutachten: Im Rahmen dieses Förderungsprogramms unterstützen wir
unsere Mitglieds-Vereine bei der Finanzierung der Gutachten. Die Fördersumme beträgt 50% der nachgewiesen
Kosten. Die maximale Fördersumme beträgt 1.500,-- Euro. Aufgrund der nachgewiesenen Kosten erhaltet ihr
den maximalen Zuschuss in Höhe von 1.500 Euro.

Den Beleg erhaltet ihr in der Anlage. Der Zuschuss in Höhe von insgesamt 2030,00 Euro wird in Kürze auf euer
Konto überwiesen.

Und hier noch mal unser Förderhinweis:
Im Anhang erhaltet ihr unser Förderlabel. Wir bitten euch, bei Veröffentlichung von Informationen zum
Gelände (z.B. auf eurer Website) das Label mit dem Förderhinweis in geeigneter Weise zu platzieren.

Bei Fragen dazu, gerne melden.

Mit herzlichen Grüßen vom Tegernsee
 
Bettina Mensing
Referat Flugbetrieb/Luftraum/Natur und Nachhaltigkeit

DHV e.V. – Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
Am Hoffeld 4
83703 Gmund am Tegernsee
Telefon: 08022/9675-10
Telefax: 08022/9675-99
E-Mail: bettina.mensing@dhvmail.de
Website: www.dhv.de
Facebook: www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/
-----------------------------------------------
Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
40.000 Mitglieder – 300 Mitgliedsvereine – 100 Flugschulen
Beauftragter des Bundesverkehrsministers

DHV e.V.  - German Paragliding Federation and Hang Gliding Federation
40.000 Members – 300 Clubs – 100 Flying Schools
Official delegate from the Ministry of Transport
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-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Fam.Thurau@t-online.de <Fam.Thurau@t-online.de>
Gesendet: Freitag, 9. Februar 2024 14:17
An: Bettina Mensing <bettina.mensing@dhvmail.de>
Cc: Vaupel, Manfred <cmvaupel@t-online.de>; Thurau, Sebastian <info@paraglidingschule.de>; Weissenbach,
Gerardo <gweissen@yahoo.de>; Hillwig, Frank <fhillwig@t-online.de>
Betreff: Antrag auf Förderung zur Geländezulassung - DGC Battenberg e.V.

Hallo Frau Mensing.

In der Anlage erhalten Sie alle Rechnungen, die sich auf die Geländezulassung unseres Fluggebietes Homberg
in Schwarzenau beziehen. Eine Teilförderung haben wir von ihnen ja bereits erhalten, diese berücksichtigte
jedoch nicht die gesamten Kosten.

Insgesamt haben wir 8.084.62 Euro "auf den Tisch" gelegt. Nicht berücksichtigt habe ich die ersten 1.000 Euro
für die Pacht, die wir im letzten Quartal 2023 für 2023, wo wir noch gar nicht fliegen durften, überwiesen
haben, welche dann gleich am 01.01.24 wieder an den Verpächter gezahlt werden musste.
Des Weiteren haben wir für die Mulcharbeiten keine Rechnung erhalten. Hier will der Unternehmer einen
Großteil seiner Arbeitsleistung spenden und ist sich noch ganz schlüssig, ob er uns noch eine Rechnung für den
verfahrenen Diesel schreibt (vermutlich um die 200 bis 300 Euro) und auch die noch zu pflanzenden Büsche für
die Randbegrünung sind noch nicht dabei, da wir diese erst in diesem Frühjahr in Angriff nehmen werden. Hier
belaufen sich die Kosten vermutlich auf um die 200 Euro.
Außerdem ist im Frühjahr noch ein Nachsaat der Startplätze nötig. Kostenpunkt um die 500 Euro.
Wie gehen wir damit um?

Sollten Sie noch was von uns als DGC Battenberg oder von mir als Kassenwartin benötigen, kommen Sie gerne
auf mich zu.

Viele Grüße aus dem völlig verregnetem Nordhessen.
Nicole Thurau

-----Original-Nachricht-----
Betreff: Anlagen Kosten Schwarzenau.pdf
Datum: 2024-02-09T14:06:57+0100
Von: "Fam.Thurau@t-online.de" <Fam.Thurau@t-online.de>
An: "fam.thurau@t-online.de" <fam.thurau@t-online.de>
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