Von: Wolfgang Reuter

An: Bettina Mensing

Cc: Bjoern Klaassen

Betreff: AW: SGC e.V. Antrag auf DHV Gelandeférderung Adelberg
Datum: Donnerstag, 4. April 2024 09:33:48

Anlagen: Adelberg Rechnung Lahner Forst 2618€.pdf

Liebe Bettina,

anbei nun die Rechnung fiir den Schreitbaggereinsatz am Adelberg sowie die Fotodokumentation. Durch
geschickte Verhandlung eines unserer Vereinsmitglieder mit der Fa. Lahner ist es gelungen, die Kosten deutlich
zu reduzieren.

Besten Dank nochmals fiir Eure Unterstiitzung.
Herzliche Griif3e,

Dr.-Ing. Wolfgang Reuter

Erster Vorsitzender

Stidpfilzer Gleitschirmflieger Club e.V.
Im Késtenbusch 13

67434 Neustadt an der Weinstral3e

Tel.: 06321-355-099

Mobil: 0152-0911-0911

Von: Bettina Mensing [mailto:bettina.mensin; hvmail.de]
Gesendet: Dienstag, 13. Februar 2024 13:17

An: Wolfgang Reuter <wolfgang-reuter@t-online.de>

Cc: Bjoern Klaassen <bjoern.klaassen@dhvmail.de>

Betreff: AW: SGC e.V. Antrag auf DHV Geldndeforderung Adelberg

Lieber Wolfgang Reuter,
liebe Flieger und Fliegerinnen,

vielen Dank fiir die Zusendung der Antragsunterlagen. Wir haben euren Antrag auf Forderung gepriift und
freuen uns, euch einen Zuschuss fiir die Kosten der geplanten Entbuschungsmainahmen am Adelberg zusagen
zu kénnen.

Der Zuschuss richtet sich nach den Richtlinien des DHV (siehe Link). Gefordert werden nur Rechnungen
anderer Unternehmer (keine Eigenleistung) sowie Materialkosten mit 50%, max. 2.000 €.

https://www.dhv.de/fileadmin/user upload/aktuell zu halten/Gelaende/zuschussrichtlinie gelaendeausbau.pdf

Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, schickt uns bitte die Rechnungsbelege und eine Fotodokumentation.
Dann werden wir den Zuschuss berechnen und auf euer Vereinskonto liberweisen.
Habt vielen Dank fiir euer Engagement!

Wenn ihr noch Fragen zur Férderung habt gerne melden.
Mit herzlichen Griilen vom Tegernsee

Bettina Mensing
Referat Flugbetrieb/Luftraum/Natur und Nachhaltigkeit

DHYV e.V. — Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband Am Hoffeld 4
83703 Gmund am Tegernsee

Telefon: 08022/9675-10

Telefax: 08022/9675-99
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)
- Lahner Forst GmbH
- Hauptstr. 2
I 66978 Leimen
Tel.: 06397-1287
Fax: 06397-993181
Mo. bis Fr. von 08:00 bis 16:00 Uhr - www.holz-lahner.de info@holz-lahner.de

Lahner Forst GmbH, Hauptstr. 2, DE-66978 Leimen

Sudpfalzer Gleitschirfmflieger Club e.V.
Im Kastenbusch 13
67434 Neustadt a. d. WeinstraBe

Steuer-Nr.: 35/656/0045/0
Datum: 27.03.2024
Kunden-Nr.: 67 434
Rechnung-Nr.: 24 2503 218
Unser Zeichen: PH/CL

Ihr Zeichen:

Sachbearbeiter: Frau Herdle

Rechnung

Vielen herzlichen Dank fir Ihren Auftrag! VereinbarungsgemaB berechnen wir Ihnen folgende
erbrachte Leistungen:

Leistungszeitraum: 01.03.2024
Baustelle/Projekt: Sudpfalzer Gleitschirmflieger Club e. V., Im Kastenbusch 13, 67434
Neustadt a. d. WeinstraBe

Pos. Bezeichnung Preis/Einheit Preis Gesamt
1 Eine Flache von ca. 3.500 m2 in Hanglage mulchen Pauschlbetrag 2.200,00 €
Zwischensumme (netto) 2.200,00 €

davon 19 % MwsSt. 418,00 €

Rechnungsbetrag 2.618,00 €

Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzlige auf unsere
unten genannte Bankverbindung.

Vielen Dank fir die Zusammenarbeit und ihr Vertrauen in unser Unternehmen!

VR-Bank Sudliche WeinstralBe-Wasgau eG Registergericht: Pirmasens
IBAN: DE 65 5489 1300 0072 8042 01 Handelsregister-Nr.: 30330
BIC: GENODE61BZA Gerichtsstand und Erfullungsort: Pirmasens

Geschaftsfihrer: Dipl.-Kfm. Alexander Lahner, Christian Lahner






E-Mail: bettina.mensing@dhvmail.de
Website: www.dhv.de
Facebook: www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/

Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
40.000 Mitglieder — 300 Mitgliedsvereine — 100 Flugschulen Beauftragter des Bundesverkehrsministers

DHV e.V. - German Paragliding Federation and Hang Gliding Federation
40.000 Members — 300 Clubs — 100 Flying Schools Official delegate from the Ministry of Transport

Von: Wolfgang Reuter <wolfgang-reuter@t-online.de>

Gesendet: Freitag, 9. Februar 2024 19:21

An: Flugbetrieb | Deutscher Héngegleiterverband e.V. <flugbetrieb@dhvmail.de>
Betreff: SGC e.V. Antrag auf DHV Geldndeforderung Adelberg

Liebes DHV Team,

der SGC e.V. steht derzeit vor einer sehr groflen finanziellen Herausforderung. Der untere Bereich des
Startplatz am Adelberg bei Annweiler muss gemulcht werden, weil dort inzwischen neue junge
Kastanienbdume sprielen und die, die wir in den letzten Jahren abgeschnitten hatten, nicht verrotten, sondern
ein undurchdringliches Dickicht erzeugt haben, in dem jede weitere Handarbeit zur Entfernung von jungen
Bédumen und totem Geholz unmdglich geworden ist, so dass nun, auch aufgrund der Steilheit des Geléndes, nur
noch mit einem Schreitbagger gearbeitet werden kann.

Aufgrund der hohen Kosten fiir den Schreitbagger-Einsatz (siehe beigefiigtes
Angebot) mochten wir den DHV um einen Zuschuss bitten. Einen entsprechenden Antrag nebst Kartenmaterial
und Fotos sind ebenfalls als Anlage beigefiigt.

Diese Mulcharbeiten miissen aus Sicherheitsgriinden unbedingt durchgefiihrt werden.
Besten Dank fiir Eure Unterstilitzung im Voraus.
Herzliche Griil3e,

Dr.-Ing. Wolfgang Reuter

Erster Vorsitzender

Stidpfélzer Gleitschirmflieger Club e.V.
Im Késtenbusch 13

67434 Neustadt an der Weinstral3e

Tel.: 06321-355-099

Mobil: 0152-0911-0911



